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İlçe : OLUR Sınav : TÜRKİYE GENELİ 4.DENEME SINAVI
Genel İl İlçe Okul Sınıf
3146 193 23 23 23

10-A Sınıf Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN Toplam TYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 10A 697 IŞIL AKDENİZ B 19 9 16.8 20 8 18.0 2 2 1.5 16 10 13.5 57 29 49.8 265.749 0.000 0.000 0.000

2 10A 693 ELVAN KORKU A 19 4 18.0 12 10 9.5 5 3 4.3 14 11 11.3 50 28 43.0 243.315 0.000 0.000 0.000

3 10A 686 ZEHRA KILIÇ A 12 13 8.8 19 5 17.8 1 3 0.3 16 10 13.5 48 31 40.3 234.067 0.000 0.000 0.000

4 10A 685 SÜMEYYE BULUT A 18 10 15.5 15 11 12.3 1 3 0.3 14 8 12.0 48 32 40.0 233.275 0.000 0.000 0.000

5 10A 699 SUDE NUR ŞAHİN B 15 11 12.3 15 8 13.0 3 3 2.3 10 13 6.8 43 35 34.3 214.114 0.000 0.000 0.000

6 10A 696 EMRE ATA A 15 6 13.5 13 8 11.0 1 0 1.0 10 11 7.3 39 25 32.8 209.120 0.000 0.000 0.000

7 10A 698 MERT DİNÇ B 9 9 6.8 19 7 17.3 0 0 0.0 9 7 7.3 37 23 31.3 204.071 0.000 0.000 0.000

8 10A 694 EREN GÜNEY B 14 5 12.8 11 10 8.5 4 5 2.8 9 10 6.5 38 30 30.5 201.643 0.000 0.000 0.000

9 10A 690 M SALİH ÇAKMAK B 16 10 13.5 18 10 15.5 2 3 1.3 4 16 0.0 40 39 30.3 200.768 0.000 0.000 0.000

10 10A 702 EFE ÇANKAYA A 12 13 8.8 16 9 13.8 2 0 2.0 3 9 0.8 33 31 25.3 184.109 0.000 0.000 0.000

11 10A 689 MİRAY C DOĞAN B 14 13 10.8 10 12 7.0 1 2 0.5 7 8 5.0 32 35 23.3 177.472 0.000 0.000 0.000

12 10A 656 ZEHRA KAYA B 11 6 9.5 8 9 5.8 1 0 1.0 7 4 6.0 27 19 22.3 174.146 0.000 0.000 0.000

13 10A 701 MERVE  YALÇIN A 10 12 7.0 10 7 8.3 2 2 1.5 7 9 4.8 29 30 21.5 171.632 0.000 0.000 0.000

14 10A 657 YAREN ŞAHİN A 17 12 14.0 8 16 4.0 0 0 0.0 5 7 3.3 30 35 21.3 170.825 0.000 0.000 0.000

15 10A 510 KADİR ALBAYRAK A 12 13 8.8 10 14 6.5 1 1 0.8 6 9 3.8 29 37 19.8 165.808 0.000 0.000 0.000

16 10A 650 YUSUF AZAD A 10 8 8.0 12 13 8.8 0 3 0.0 6 13 2.8 28 37 19.5 164.958 0.000 0.000 0.000

17 10A 695 ZEYNEP ACAR A 9 11 6.3 6 13 2.8 4 4 3.0 8 8 6.0 27 36 18.0 160.003 0.000 0.000 0.000

18 10A 691 ÜLKÜ SILA KILIÇ B 9 13 5.8 11 12 8.0 0 0 0.0 4 6 2.5 24 31 16.3 154.126 0.000 0.000 0.000

19 10A 692 MURAT  YILDIRIM B 7 16 3.0 12 9 9.8 1 0 1.0 4 8 2.0 24 33 15.8 152.452 0.000 0.000 0.000

20 10A 688 RAB * DEMİRTAŞ A 10 10 7.5 7 10 4.5 0 2 0.0 5 8 3.0 22 30 15.0 149.981 0.000 0.000 0.000

21 10A 687 MERT ALAN A 10 11 7.3 7 12 4.0 0 0 0.0 5 6 3.5 22 29 14.8 149.150 0.000 0.000 0.000

22 10A 648 MUHAMMET ALİ ACAR B 5 10 2.5 5 9 2.8 1 12 0.0 3 15 0.0 14 46 5.3 117.487 0.000 0.000 0.000

23 10A 684 EYYÜP SEVİCİ B 8 22 2.5 5 25 0.0 7 23 1.3 6 24 0.0 26 94 3.8 112.510 0.000 0.000 0.000

TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN TOPLAM TYT SOZ SAY EA
Genel 10.065 8.098 2.179 4.874 25.217 184.030 0.000 0.000 0.000
Okul 9.533 9.065 1.065 5.272 24.935 183.077 0.000 0.000 0.000
Şube 9.533 9.065 1.065 5.272 24.935 183.077 0.000 0.000 0.000
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