
İl : ERZURUM Okul : Olur Anadolu Lisesi
Katılım Bilgileri

İlçe : OLUR Sınav : 11.SINIFLAR TÜRKİYE GEN. 4.DEN
Genel İl İlçe Okul Sınıf
1898 69 27 27 9

11-A Sınıf Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TYT EDEB_SOS1 SOSYAL2 11MATEMATİK 11FEN Toplam TTYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 11A 639 MELEK DEMİRTAŞ A 16 13 12.8 9 4 8.0 0 0 0.0 0 1 0.0 9 8 7.0 34 26 27.8 227.443 199.028 192.940 198.949

2 11A 660 ELİF ALAN A 15 9 12.8 1 2 0.5 4 0 4.0 0 5 0.0 8 5 6.8 28 21 24.0 227.392 177.935 191.420 153.955

3 11A 647 ALEYNA İLHAN A 16 14 12.5 13 3 12.3 8 2 7.5 0 0 0.0 3 9 0.8 40 28 33.0 224.897 268.489 154.455 223.415

4 11A 641 FATMA NUR MARAL B 12 15 8.3 8 5 6.8 2 3 1.3 4 6 2.5 3 12 0.0 29 41 18.8 182.450 181.015 147.993 188.465

5 11A 618 FATİH YILDIRIM B 11 16 7.0 6 1 5.8 1 1 0.8 0 0 0.0 2 3 1.3 20 21 14.8 169.968 167.018 135.480 162.466

6 11A 619 DAMLA YILDIZ A 8 13 4.8 4 2 3.5 4 1 3.8 2 1 1.8 4 7 2.3 22 24 16.0 167.538 170.514 151.013 158.509

7 11A 662 SEVDA YILDIZ B 8 15 4.3 5 8 3.0 8 2 7.5 0 1 0.0 2 4 1.0 23 30 15.8 142.482 179.964 122.987 134.982

8 11A 652 ASLI B 5 18 0.5 3 6 1.5 0 1 0.0 0 3 0.0 2 10 0.0 10 38 2.0 127.517 120.016 111.007 120.002

9 11A 0 MURAT SEVİNDİK B 4 16 0.0 0 0 0.0 3 1 2.8 0 1 0.0 3 7 1.3 10 25 4.0 117.489 123.479 114.489 106.996

TYT EDEB_SOS1 SOSYAL2 11MATEMATİK 11FEN TOPLAM TTYT SOZ SAY EA
Genel 7.386 4.403 4.247 1.157 1.202 18.394 177.627 182.948 145.201 164.394
Okul 5.843 4.778 5.315 0.315 0.787 17.037 163.666 186.019 132.075 156.006
Şube 6.972 4.583 3.056 0.472 2.250 17.333 176.353 176.384 146.865 160.860
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İl : ERZURUM Okul : Olur Anadolu Lisesi
Katılım Bilgileri

İlçe : OLUR Sınav : 11.SINIFLAR TÜRKİYE GEN. 4.DEN
Genel İl İlçe Okul Sınıf
1898 69 27 27 18

11-B Sınıf Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TYT EDEB_SOS1 SOSYAL2 11MATEMATİK 11FEN Toplam TTYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 11B 649 SEYDA ALTAN A 18 11 15.3 15 4 14.0 10 1 9.8 2 3 1.3 0 0 0.0 45 19 40.3 252.525 303.537 168.517 252.464

2 11B 655 KÜBRA NUR ASLAN B 12 8 10.0 11 5 9.8 13 6 11.5 0 0 0.0 0 0 0.0 36 19 31.3 202.444 268.467 140.978 199.443

3 11B 584 EN*S FİDAN A 11 13 7.8 6 4 5.0 3 2 2.5 0 1 0.0 0 0 0.0 20 20 15.3 185.027 179.027 134.011 163.993

4 11B 635 MELİKE YEĞİN A 11 18 6.5 2 13 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 13 32 6.5 174.977 129.991 129.991 129.991

5 11B 468 AYŞENUR POLAT B 10 12 7.0 9 4 8.0 3 2 2.5 0 2 0.0 0 0 0.0 22 20 17.5 172.454 192.016 128.981 176.953

6 11B 682 MUHAMMET ACAR B 10 15 6.3 6 13 2.8 8 8 6.0 0 0 0.0 0 3 0.0 24 39 15.0 169.907 180.442 127.963 144.453

7 11B 654 HÜMEYRA YILDIRIM B 9 9 6.8 7 12 4.0 12 8 10.0 0 4 0.0 2 7 0.3 30 40 21.0 167.411 210.927 128.463 150.950

8 11B 0 RABİYA ACAR A 9 9 6.8 6 12 3.0 12 8 10.0 1 3 0.3 1 7 0.0 29 39 20.0 167.411 204.921 128.466 146.455

9 11B 586 M EMİN KARABULUT B 9 12 6.0 5 14 1.5 10 10 7.5 0 1 0.0 0 4 0.0 24 41 15.0 162.411 178.927 124.964 133.959

10 11B 600 YUSUF A 8 11 5.3 7 13 3.8 12 8 10.0 0 1 0.0 0 0 0.0 27 33 19.0 152.462 203.446 120.985 143.472

11 11B 0 ALPEREN YİĞİT B 8 11 5.3 12 8 10.0 14 6 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 34 25 27.8 152.410 255.948 120.964 180.928

12 11B 12 FATMANUR VURANKAYA A 7 9 4.8 9 8 7.0 9 6 7.5 2 4 1.0 0 2 0.0 27 29 20.3 147.437 205.972 124.980 166.953

13 11B 623 ESRA ÖLMEZ B 7 15 3.3 7 5 5.8 0 0 0.0 2 1 1.8 0 0 0.0 16 21 10.8 139.967 150.523 126.496 160.973

14 11B 566 DOĞAN DİNÇ B 5 11 2.3 4 5 2.8 4 3 3.3 0 1 0.0 1 7 0.0 14 27 8.3 135.030 150.009 114.012 130.502

15 11B 537 RABİYENURKARABULUT A 5 13 1.8 1 9 0.0 3 8 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9 30 2.8 129.976 117.984 111.991 111.991

16 11B 572 SILA UÇAN A 2 7 0.3 8 7 6.3 8 5 6.8 0 4 0.0 1 1 0.8 19 24 14.0 117.465 184.983 111.482 144.464

17 11B 638 HÜSEYİN AKTÜRK A 1 11 0.0 6 9 3.8 11 9 8.8 0 0 0.0 0 1 0.0 18 30 12.5 102.495 175.967 100.998 123.485

18 11B 632 ZEYNEPĞDEMİRTAŞ A 1 12 0.0 2 6 0.5 8 6 6.5 0 0 0.0 0 0 0.0 11 24 7.0 100.000 141.962 100.000 102.998

TYT EDEB_SOS1 SOSYAL2 11MATEMATİK 11FEN TOPLAM TTYT SOZ SAY EA
Genel 7.386 4.403 4.247 1.157 1.202 18.394 177.627 182.948 145.201 164.394
Okul 5.843 4.778 5.315 0.315 0.787 17.037 163.666 186.019 132.075 156.006
Şube 5.278 4.875 6.444 0.236 0.056 16.889 157.323 190.836 124.680 153.579
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