
İl : ERZURUM Okul : Olur Anadolu Lisesi
Katılım Bilgileri

İlçe : OLUR Sınav : TÜRKİYE GENELİ 4.DENEME SINAVI
Genel İl İlçe Okul Sınıf
5109 122 32 32 13

12-A Sınıf Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN EDEBİYAT SOSYAL MATEMATİK FEN TYT Toplam AYT Toplam Toplam TYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 12A 582 NİSANUR ÇAKMAK A 35 5 33.8 15 3 14.3 15 2 14.5 11 5 9.8 0 0 0.0 0 0 0.0 7 6 5.5 15 12 12.0 76 15 72.3 22 18 17.5 98 33 89.8 340.784 196.314 248.796 212.824

2 12A 0 HİLAL A 27 9 24.8 14 1 13.8 17 0 17.0 10 7 8.3 0 0 0.0 0 0 0.0 8 7 6.3 18 16 14.0 68 17 63.8 26 23 20.3 94 40 84.0 312.466 184.986 245.716 203.748

3 12A 569 ŞEVVAL KORKU A 28 8 26.0 13 3 12.3 12 4 11.0 8 8 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13 3 12.3 10 18 5.5 61 23 55.3 23 21 17.8 84 44 73.0 284.122 173.649 226.917 210.421

4 12A 563 DOĞUKAN KAYA A 24 13 20.8 12 6 10.5 11 2 10.5 10 6 8.5 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 3.3 8 16 4.0 57 27 50.3 12 19 7.3 69 46 57.5 267.460 166.984 188.732 176.740

5 12A 561 SEHE A 19 18 14.5 11 6 9.5 11 4 10.0 11 6 9.5 0 0 0.0 0 0 0.0 4 2 3.5 14 15 10.3 52 34 43.5 18 17 13.8 70 51 57.3 244.962 157.985 199.217 168.491

6 12A 592 DUYGU A 21 16 17.0 14 3 13.3 0 2 0.0 8 10 5.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 0.3 6 21 0.8 43 31 35.8 7 24 1.0 50 55 36.8 219.069 147.628 150.626 148.378

7 12A 552 KÜBRA N NCAR A 19 8 17.0 8 3 7.3 5 5 3.8 8 8 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 4 4.0 14 15 10.3 40 24 34.0 19 19 14.3 59 43 48.3 213.291 145.317 188.050 157.324

8 12A 587 SILA NAZ SAVAŞCI A 22 11 19.3 12 4 11.0 4 6 2.5 4 12 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 5 1.8 8 16 4.0 42 33 33.8 11 21 5.8 53 54 39.5 212.437 144.975 162.219 150.228

9 12A 554 İSMAİL A 20 11 17.3 10 4 9.0 8 5 6.8 3 14 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 5 8 3.0 9 18 4.5 41 34 33.0 14 26 7.5 55 60 40.5 209.970 143.988 166.484 152.993

10 12A 547 MÜCAHİT KALKAN A 22 8 20.0 6 6 4.5 0 0 0.0 8 4 7.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 0.5 7 7 5.3 36 18 31.5 8 9 5.8 44 27 37.3 204.960 141.984 159.221 143.485

11 12A 585 RABİYA A 23 14 19.5 7 11 4.3 5 8 3.0 6 13 2.8 0 0 0.0 0 0 0.0 2 8 0.0 8 19 3.3 41 46 29.5 10 27 3.3 51 73 32.8 198.315 139.326 149.067 139.326

12 12A 540 AYŞE ÖZDEMİR A 15 12 12.0 8 6 6.5 6 1 5.8 5 4 4.0 0 0 0.0 1 4 0.0 5 1 4.8 12 12 9.0 34 23 28.3 18 17 13.8 52 40 42.0 194.141 137.656 178.895 151.915

13 12A 497 RABİA DMRTŞ A 16 21 10.8 10 8 8.0 4 7 2.3 6 9 3.8 0 0 0.0 0 0 0.0 5 5 3.8 11 13 7.8 36 45 24.8 16 18 11.5 52 63 36.3 182.450 132.980 167.469 144.237

TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN EDEBİYAT SOSYAL MATEMATİK FEN TOPLAM TYT SOZ SAY EA
Genel 14.881 7.087 5.946 2.577 3.231 2.550 2.464 1.691 40.427 201.612 157.992 153.110 157.729
Okul 16.273 8.227 3.438 2.820 6.695 5.430 1.531 3.359 47.773 202.482 177.372 155.660 165.663
Şube 19.423 9.538 6.692 5.538 0.000 0.000 3.750 6.962 51.904 237.264 154.906 187.031 166.162

22.04.2024 adzsonuc.com TYT Puan Sıralı



İl : ERZURUM Okul : Olur Anadolu Lisesi
Katılım Bilgileri

İlçe : OLUR Sınav : TÜRKİYE GENELİ 4.DENEME SINAVI
Genel İl İlçe Okul Sınıf
5109 122 32 32 19

12-B Sınıf Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN EDEBİYAT SOSYAL MATEMATİK FEN TYT Toplam AYT Toplam Toplam TYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 12B 401 DELAL B 28 11 25.3 13 6 11.5 4 0 4.0 4 4 3.0 30 10 27.5 24 13 20.8 0 0 0.0 1 0 1.0 49 21 43.8 55 23 49.3 104 44 93.0 245.770 303.079 161.305 240.759

2 12B 577 NİSANUR DİNÇ A 24 12 21.0 15 4 14.0 5 5 3.8 2 5 0.8 20 16 16.0 24 11 21.3 0 4 0.0 1 0 1.0 46 26 39.5 45 31 38.3 91 57 77.8 231.589 264.369 155.633 200.607

3 12B 579 BÜŞRA KILIÇ B 27 12 24.0 12 5 10.8 2 3 1.3 4 4 3.0 20 14 16.5 16 6 14.5 0 3 0.0 1 0 1.0 45 24 39.0 37 23 32.0 82 47 71.0 229.930 244.978 154.969 201.443

4 12B 543 ELA KELEŞ B 31 7 29.3 9 7 7.3 1 3 0.3 0 2 0.0 10 13 6.8 14 7 12.3 0 0 0.0 1 0 1.0 41 19 36.8 25 20 20.0 66 39 56.8 222.457 205.965 151.980 169.220

5 12B 549 MELİKE YILDIRIM B 22 15 18.3 13 5 11.8 3 3 2.3 5 4 4.0 23 11 20.3 23 12 20.0 0 0 0.0 1 0 1.0 43 27 36.3 47 23 41.3 90 50 77.5 220.758 269.054 151.301 209.017

6 12B 534 AYDANUR YAVUZ A 22 17 17.8 10 9 7.8 5 8 3.0 3 1 2.8 17 15 13.3 22 13 18.8 2 7 0.3 1 0 1.0 40 35 31.3 42 35 33.3 82 70 64.5 204.124 237.632 145.398 182.126

7 12B 555 RÜMEYSA KORKU B 22 9 19.8 12 5 10.8 1 2 0.5 1 3 0.3 13 11 10.3 16 10 13.5 0 0 0.0 1 0 1.0 36 19 31.3 30 21 24.8 66 40 56.0 204.098 212.879 144.637 172.371

8 12B 567 EMİRCANN B 13 7 11.3 12 5 10.8 7 0 7.0 0 0 0.0 26 10 23.5 9 6 7.5 0 0 0.0 1 0 1.0 32 12 29.0 36 16 32.0 68 28 61.0 196.624 231.700 141.647 209.108

9 12B 545 OĞUZHAN NOYAN B 19 16 15.0 14 4 13.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 9 16.8 4 3 3.3 0 0 0.0 1 0 1.0 33 20 28.0 24 12 21.0 57 32 49.0 193.247 197.341 140.296 187.519

10 12B 533 NİSA NUR YILDIRIM B 22 11 19.3 9 6 7.5 0 3 0.0 0 0 0.0 12 6 10.5 12 11 9.3 0 0 0.0 1 0 1.0 31 20 26.8 25 17 20.8 56 37 47.5 189.119 194.901 138.645 167.129

11 12B 536 MERT EREN AKGÜN B 18 16 14.0 11 3 10.3 0 0 0.0 0 1 0.0 10 14 6.5 14 12 11.0 0 0 0.0 1 0 1.0 29 20 24.3 25 26 18.5 54 46 42.8 180.766 184.792 135.304 151.795

12 12B 575 SÜMEYYE BULUT B 17 18 12.5 6 10 3.5 1 0 1.0 3 2 2.5 15 14 11.5 16 10 13.5 0 0 0.0 1 0 1.0 27 30 19.5 32 24 26.0 59 54 45.5 164.978 200.985 128.988 160.471

13 12B 551 FARUK SEVİNÇ B 16 17 11.8 6 11 3.3 0 1 0.0 1 1 0.8 22 8 20.0 12 16 8.0 0 0 0.0 1 0 1.0 23 30 15.8 35 24 29.0 58 54 44.8 152.478 205.029 123.989 180.956

14 12B 570 İDAL DOĞAN A 14 21 8.8 7 4 6.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22 25 15.8 0 0 0.0 22 25 15.8 152.459 120.984 120.984 120.984

15 12B 565 KEREM YILDIRIM B 11 12 8.0 7 1 6.8 0 0 0.0 0 0 0.0 15 15 11.3 2 13 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 18 13 14.8 18 28 12.3 36 41 27.0 149.122 153.434 122.646 153.379

16 12B 490 ŞERAFETTİNYILDIRIM B 14 12 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7 13 3.8 1 3 0.3 0 1 0.0 1 0 1.0 14 12 11.0 9 17 5.0 23 29 16.0 136.668 126.678 117.665 125.911

17 12B 25 MUSA CAN B 9 30 1.5 6 6 4.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 36 6.0 0 0 0.0 15 36 6.0 119.970 107.988 107.988 107.988

18 12B 593 ABDULMUTALİP ÖZER B 1 13 0.0 1 6 0.0 1 9 0.0 1 3 0.3 3 19 0.0 1 13 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 4 31 0.3 5 32 1.0 9 63 1.3 100.833 100.333 103.330 100.333

19 12B 514 MELİS ÇELENK B 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 14 0.0 2 17 0.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0.0 5 31 1.0 5 31 1.0 100.000 100.000 102.997 100.000

TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN EDEBİYAT SOSYAL MATEMATİK FEN TOPLAM TYT SOZ SAY EA
Genel 14.881 7.087 5.946 2.577 3.231 2.550 2.464 1.691 40.427 201.612 157.992 153.110 157.729
Okul 16.273 8.227 3.438 2.820 6.695 5.430 1.531 3.359 47.773 202.482 177.372 155.660 165.663
Şube 14.118 7.329 1.211 0.961 11.276 9.145 0.013 0.895 44.947 178.684 192.743 134.195 165.322
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